24-08-2018 ‘Grriail - Pase Celin Riquelime.
M Gmail karla riquelme <karlafriquelmev@gmail.com>

Pase Celin Riqueime.
5 mensajes

karla riquelme <karlafriquelmev@gmail.com> 21 de agosto de 2018, 12:00

Para: secretario@radeolinares.cl

Estimados junto con saludar, Escribo con ia finalidad de informar que Don Celin Antonio Riguelme Norambuena Sclicite
su pase para cambio de Asociacion el dia 30 de julio del presente afio, Seguin le consta a la secretaria del club Villa
Alegre, y a demas el no ha renovado el carnet de socio de la federacion de rodeo, por esto, el no puede ser considerado
"SOCIO", y por ello el articulo 175 del reglamento no es aplicable en su caso, por lo cual se solicita la liberacion urgente
de su pase.

Sin otro particular y Solicitando una respuesta por escrito.

Saluda atentamente, Celin Antonio Riquelme Norambuena.

Carolina Silva Yeber <secretario@rodeclinares.cl> 21 de agosto de 2018, 22:27
Para: kariafriqguelmev@gmail.com

Karla
Reenvio respuesta por parte del presidente de la Asociacién, Sr. Alejandro Alfaro.

Saiudos,

Carolina Silva Yeber

Secretaria

Asociacion dei Rodeo Chiieno de Linares
secretario@rodeolinares.cl

Mensaje reenviado
De: Alejandro Alfaro <alejandro@daifaro.cl>

Fecha: 21 de agosto de 2018, 17:55

Asunto: RE: Pase Celin Riquelme.

Para: Carolina Silva Yeber <secretario@rodeolinares.cl>

Carolina, por favor explicale al remitente, que si eso fuera asi no tendria sentido la liberacién de pases desde el
sistema que maneja la federacién. Significarfa que cada persona que tedricamente “no es socio”, podria inscribirse sin
ninguna consulta ni liberacién en cualquier club de chile y obviamente en el reglamento por el cual se rige nuestra

federacidn esos no esta permitido.

Quedo atento a sus comentarios.




24-08-2018 Grviail - Pase Celin Riquetnie.
Estimados junto con saludar, Escribo con la finalidad de informar que Don Celin Antonio Riquelme Norambuena Solicito
su pase para cambio de Asociacion el dia 30 de julio del presente afio, Segin le consta a {a secretaria del club Villa
Alegre, y a demas el no ha renovado el camnet de socio de la federacion de rodeo, por esto, el no puede ser considerado
"SOCIO", y por elio el articulo 175 del regiamento no es aplicable en su caso, solicitando la liberacion urgente de su

pase.
Asi también se encuentran apelando a liberacién de su pase los siguientes jinetes aderiendose a esta solicitud:

Mariano Antonio Torres Hernandez RUT: 6.152.775-3
Atiliano Antonio Dias Rojas: RUT: 7242.347-K
Diego Fernando Andrés Villalobos Luengo: RUT: 19.345.913-7

Sin otro particular y Sclicitando una respuesta por escrito.
saludan atentamente.

Los jinetes antes mencionados.

karla riquelme <karlafriquelmev@gmail.com> 22 de agosto de 2018, 12:51
Para: amecklenburg@vgmconsulitores.cl

respuesta del presidente de la asociacién
[El texto citado esta oculto]

Karla F. Riquelme Valladares,
Profesora de Ciencias Naturales.
Colegio Piaget, San Javier,




24-08-2018 Gmail - Fwd: Pase

M Gmail karla riquelme <karlafriquelmev@gmail.com>

Fwd: Pase
1 mensaje
Felipe Ordoiiez <felipe.equivet@gmail.com>
Para: karlafriquelmev@gmail.com

---—---— Forwarded message —--—--—

From: Juan Carlos Correa <jcorreacox@hotmail.com>
Date: vie., 10 ago. 2018 a las 20:40

Subject: Fwd: Pase

To: Felipe Ordoiiez <felipe.equivet@gmail.com>

Felipe.
Esto me contesto la Asociacion , habla con Carolina. Lo encuentro Insdlito el Cobro

Saludos
Juan C Correa

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Carolina Silva <secretario@rodeolinares.cl>
Fecha: 10 de agosto de 2018, 17:48:52 CLT

Para: Juan Carlos Correa <jcorreacox@hotmail.com>
Cc: “alejandro@daifaro.ci” <alejandro@dalfaro.cl>
Asunto: Re: Pase

Don Juan Carlos

Le comento que por reglamento la Asociacion esta facultada para solicitar un pago de hasta 30 UF por
solicitud de pase en este periodo, sin embargo se realiza un cobro de la mitad del valor (15 UF).

La aprobacién de dicha solicitud sera realizada una vez recibido el comprobante de depésito o
transferencia segun los datos que envio a continuacion:

ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL DEL RODEO CHILENO DE LINARES
65.840.730-9

B.C.L

78037778

secretario@rodeolinares.cl

Saludos

Carolina Silva Yeber

Secretaria

Asociacién del Rodeo Chileno de Linares

Enviado desde mi iPhone

El 10-08-2018, a las 18:37, Juan Carlos Correa <jcorreacox@hotmail.com> escribio:

24 de agosto de 2018, 12:37




24-08-2018

Gmaii - Fwd: Pase
Estimada Caroliina.
Favor liberar Pase de nuestro socio Felipe Ordofiez Saavedra
Saludos
Juan Carlos Correa

Enviado desde mi iPhone




